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Nathaly Lopez <nathaly.lopez@simplilatam.com>

Fwd: Verificación Proveedor RUBEN DAGOBERTO BERRIOS AVILA RUT: 12.006.733- 8 // Solicitud de aprobación SIMPLI S.A. RUT:76.865.845-5
1 mensaje

Stephany Gavidia <stephany.gavidia@simplilatam.com> 15 de diciembre de 2022, 13:28
Para: Nathaly Lopez <nathaly.lopez@simplilatam.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Sebastian Argandona <sargandona@munilahiguera.cl>
Date: vie, 1 jul 2022 a la(s) 17:04
Subject: Re: Verificación Proveedor RUBEN DAGOBERTO BERRIOS AVILA RUT: 12.006.733- 8 // Solicitud de aprobación SIMPLI S.A. RUT:76.865.845-5
To: Stephany Gavidia <stephany.gavidia@simplilatam.com>

Stephany, disculpa mi escueta respuesta, nos pillaste en horario de salida de la oficina, toda la documentación asociada la factura fue recibida de manera conforme.

Saludos 

El viernes, 1 de julio de 2022, Stephany Gavidia <stephany.gavidia@simplilatam.com> escribió:

Estimado Sebastian,

Muy agradecida por su pronta respuesta, nos gustaría confirmar de igual manera si los servicios asociados a la factura también fueron prestados en su
totalidad por parte del proveedor, y si no habría ninguna objeción para poder cursar operación de factoring?
Nuevamente Muchas Gracias por su tiempo.

El vie, 1 jul 2022 a la(s) 16:56, Sebastian Argandona (sargandona@munilahiguera.cl) escribió:

Buendía estimados

Stephany en relación a su consulta, el documento señalado se ha recibido de forma forma conforme (factura electrónica 597)

sin otro particular 
atte.

--
Sebastian Argandoña Romero
        Dirección de Obras
 Municipalidad de La Higuera
            051 2 429941  

El viernes, 1 de julio de 2022, Stephany Gavidia <stephany.gavidia@simplilatam.com> escribió:
Estimado Sebastian
Buenas tardes,
 

Junto con Saludar, favor podría ayudarnos ya que su proveedor RUBEN DAGOBERTO BERRIOS AVILA  RUT:  12.006.733- 8   (ADJ Fact), está efectuando una
operación de Factoring mediante la cesión de facturas a SIMPLI SA RUT: 76865845-5 para concretar dicha transacción, agradeceré a usted su ayuda en
conocer si factura detallada en cuadro anexo se encuentra conforme, al igual que los servicios detallados en EDP Nro 13:
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12.006.733- 8 RUBEN DAGOBERTO BERRIOS AVILA 69.040.200- 9 I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA 597 $176.642.961 30/06/2022
 
 De estar todo conforme, sobre la recepción y el servicio prestado, agradeceríamos indicarnos los siguientes datos, que son fundamentales para la
operación de Factoring, que está solicitando su proveedor.
 
  DATOS SOLICITADOS SI/NO
Factura recepcionada
conforme:

 

Servicio prestado conforme:  
Fecha de Pago estimada:  
Forma de pago:  

 
Quedaremos atentos a su pronta respuesta, agradeciendo de antemano su tiempo y disposición. Se despide Cordialmente.

www.simplilatam.com / Plataforma de Financiamiento & Payments, todo en uno
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